
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
BALIKESİR KARESİ ŞEHİT YÜZBAŞI İLKER ACAR ORTA 8. SINIF |KURUMSAL-1 74350 6315 2461 43

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 503 - ÇAKAR AYSU 8/B 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 14 1.33 13 7 10.67 60 30 50.00 298.52 0 2223 853 1 1

2 504 - AKUÇ BEGÜM 8/B 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 12 4.00 10 10 6.67 58 32 47.34 288.64 0 2432 946 2 2

3 513 - AKUÇ HİRANUR 8/B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 14 1.33 14 6 12.00 58 32 47.33 288.64 0 2432 946 2 2

4 528 - EMİR ZEYNEP 8/B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 10 0.67 12 8 9.33 57 27 48.00 280.74 0 2604 1022 4 4

5 514 - KESE İNCİNUR 8/B 15 5 13.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 10 3.67 12 8 9.33 50 37 37.66 272.84 0 2768 1086 5 5

6 517 - ŞAHİN MURAT 8/B 10 10 6.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 11 9 8.00 14 6 12.00 41 49 28.67 255.06 0 3176 1247 6 6

7 37 - SAYDAM APTÜLKADİR 8/B 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 9 4.00 9 8 6.33 51 32 40.34 253.09 0 3213 1264 7 7

8 524 - TOPÇU ŞEVVAL 8/B 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 10 10 6.67 10 10 6.67 47 43 32.68 237.28 0 3543 1403 8 8

9 79 - AYDIN MEHMETFATİH 8/B 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 11 5.33 6 14 1.33 51 39 38.00 233.33 0 3630 1437 9 9

10 502 - MERCAN ARDA 8/B 11 9 8.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 15 0.00 12 8 9.33 42 48 26.00 215.56 0 4019 1603 10 10

11 520 - KORMAZZ REYHAN 8/B 13 7 10.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 14 0.33 9 11 5.33 44 45 29.00 215.56 0 4019 1603 10 10

12 507 - ÖZKELEK BUSE SULTAN 8/B 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 8 10 4.67 45 28 35.66 213.58 0 4061 1615 12 12

13 78 - AVCU MEHMET 8/B 14 6 12.00 4 6 2.00 8 1 7.67 7 3 6.00 10 7 7.67 0 15 -5.00 43 38 35.34 210.12 0 4132 1644 13 13

14 510 - KESE ELİF 8/B 11 9 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 15 0.00 10 10 6.67 43 47 27.34 205.68 0 4220 1680 14 14

15 525 - KESER YAREN 8/B 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 15 0.00 8 12 4.00 43 47 27.33 187.90 0 4620 1823 15 15

16 527 - FİDAN YÜKSEL 8/B 10 10 6.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 8 12 4.00 36 54 18.01 185.93 0 4652 1831 16 16

17 516 - KOCAKUŞ MEHMET 8/A 7 7 4.67 3 5 1.33 4 2 3.33 1 7 -1.33 5 15 0.00 11 9 8.00 31 45 17.33 180.00 0 4788 1879 17 1

18 518 - KESE NİLDA 8/A 9 9 6.00 5 3 4.00 4 3 3.00 1 7 -1.33 6 10 2.67 6 9 3.00 31 41 18.67 177.53 0 4847 1907 18 2

19 84 - BAŞARAN OSMAN SELİM 8/B 7 13 2.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 34 56 16.01 164.20 0 5081 2002 19 17

20 89 - ZUSUF ALİ DÖLEK 8/A 8 12 4.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 33 57 17.33 156.30 0 5247 2057 20 3

21 82 - MUSTAFAALİ KERT İOĞ 8/A 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 29 61 10.01 154.32 0 5295 2072 21 4

22 501 - CİN ALİHAN 8/B 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 27 63 8.01 138.52 0 5567 2187 22 18

23 522 - KOCAKUŞ SUDE 8/A 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 4 16 -1.33 31 56 14.00 134.57 0 5629 2208 23 5

24 44 - İS *İL Y ALÇIN 8/A 8 11 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 29 60 11.67 132.59 0 5657 2217 24 6

25 61 - GÜRA ASLAN 8/A 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 30 10.00 132.59 0 5657 2217 24 6

26 512 - ACAR HASRET 8/A 8 7 5.67 5 2 4.33 2 4 0.67 1 7 -1.33 2 11 -1.67 3 11 -0.67 21 42 10.67 125.19 0 5778 2250 26 8

27 63 - HALİL KAYA 8/A 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16 34 6.00 124.69 0 5781 2252 27 9

28 0 - HALİLKAYA 8/A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 5 15 0.00 12 28 2.67 115.80 0 5917 2295 28 10

29 33 - BEKEN ARİFAHMET 8/B 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 24 66 7.33 114.81 0 5927 2297 29 19

30 519 - ŞAHİN RAMAZAN 8/A 4 13 -0.33 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 6 -2.00 3 8 0.33 5 7 2.67 15 45 3.33 111.85 0 5972 2312 30 11

31 84 - BATTAL MÜLAYİM 8/B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 22 68 2.67 110.86 0 5979 2313 31 20

32 90 - SLÇUKLU ZEYNEDDİN 8/A 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 11 3.33 26 62 8.66 110.86 0 5979 2313 31 12

33 0 - GÜRAY ASLAN 8/A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 11 29 2.67 107.90 0 6015 2325 33 13

34 66 - ERUYSAL KAAN 8/A 8 11 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 23 66 5.67 102.96 0 6079 2351 34 14

35 505 - MAÇMAK BERKAY 8/B 3 17 -2.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 23 66 6.00 101.48 0 6099 2361 35 21

36 521 - KOÇAK SEYİT 8/A 3 10 -0.33 1 6 -1.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 4 7 1.67 2 9 -1.00 13 41 2.34 100.49 0 6112 2371 36 15

37 509 - ELANUR KOCAGÖZ 8/A 7 8 4.33 4 6 2.00 0 8 -2.67 3 4 1.67 2 16 -3.33 3 13 -1.33 19 55 8.00 99.51 0 6129 2382 37 16

38 49 - YILDIRIM BARIŞ 8/A 2 14 -2.67 1 9 -2.00 1 5 -0.67 6 4 4.67 5 14 0.33 6 13 1.67 21 59 6.67 99.01 0 6133 2384 38 17

39 55 - BURAK KERTİKOĞLU 8/A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 25 65 5.33 99.01 0 6133 2384 38 17

40 523 - MERCAN ŞABAN 8/B 7 12 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 19 70 3.00 89.14 0 6208 2418 40 22

41 526 - KESE YUSUF 8/A 4 9 1.00 1 6 -1.00 0 7 -2.33 1 6 -1.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 12 52 1.33 87.65 0 6217 2421 41 19

42 87 - CANDEMİR İLYAS 8/B 3 11 -0.67 2 4 0.67 1 4 -0.33 1 7 -1.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 16 57 0.67 86.67 0 6228 2428 42 23

43 36 - AYHAN AKİF 8/A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 14 76 0.00 53.58 0 6311 2459 43 20

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 5.33 2.02 2.97 2.63 1.60 3.46 18.02 164.06
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