
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
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Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 103 - KESE EDANUR 7/A 13 7 10.67 6 3 5.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 11 9 8.00 12 6 10.00 49 38 37.00 281.24 0 1734 696 1 1

2 23 - SELÇUKLU AHMET 7/A 11 8 8.33 7 2 6.33 7 3 6.00 4 1 3.67 7 12 3.00 8 12 4.00 44 38 31.33 214.57 0 2420 988 2 2

3 109 - SAÇAR ÖNDER 7/A 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 10 10 6.67 9 11 5.33 40 50 23.99 211.60 0 2444 999 3 3

4 107 - SAÇAR NİSAGÜL 7/A 9 9 6.00 6 3 5.00 6 3 5.00 8 1 7.67 4 10 0.67 9 9 6.00 42 35 30.34 201.24 0 2550 1046 4 4

5 110 - KARKIN SELE AY 7/A 11 9 8.00 4 6 2.00 6 3 5.00 2 6 0.00 5 11 1.33 7 10 3.67 35 45 20.00 187.41 0 2684 1116 5 5

6 100 - ŞAN BARIŞ 7/A 12 8 9.33 4 4 2.67 6 1 5.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 24 22 17.67 164.69 0 2919 1222 6 6

7 101 - KOCAKUŞ CENGİZHAN 7/A 6 12 2.00 0 9 -3.00 1 8 -1.67 2 6 0.00 5 11 1.33 11 8 8.33 25 54 11.66 162.22 0 2944 1241 7 7

8 53 - GÜLERYÜZ BAYRAM ALİ 7/A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 7 13 2.67 14 26 5.34 131.60 0 3239 1387 8 8

9 104 - KARKIN EMINCAN 7/A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 7 13 2.67 14 26 5.34 131.60 0 3239 1387 8 8

10 53 - GÜLERYÜZ BAYRAM ALİ 7/A 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 13 2.67 7 13 2.67 25 65 8.67 128.64 0 3264 1399 10 10

11 104 - KARKIN EMİNCAN 7/A 6 13 1.67 4 5 2.33 4 5 2.33 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17 28 7.66 118.77 0 3333 1430 11 11

12 41 - KIRKAĞAÇ BARIŞ 7/A 3 17 -2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 29 61 11.34 118.77 0 3333 1430 11 11

13 65 - KARAÇOBAN İSMAİL 7/A 7 12 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 34 6.33 118.77 0 3333 1430 11 11

14 80 - SELÇUK KUHAMMED 7/A 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 28 62 9.33 116.79 0 3357 1443 14 14

15 106 - DEM İREREN 7/A 5 15 0.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 20 30 10.00 114.81 0 3371 1445 15 15

16 102 - KORKMAZ EBRAR 7/A 4 12 0.00 5 2 4.33 4 3 3.00 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 20 9.33 113.83 0 3386 1454 16 16

17 111 - DEMİR SEVDENUR 7/A 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16 34 5.33 112.84 0 3393 1457 17 17

18 108 - FİDAN NUMAN 7/A 4 12 0.00 4 3 3.00 3 4 1.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13 23 5.34 107.90 0 3424 1476 18 18

19 112 - DEMİRÖREN SÜLEYMAN 7/A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 38 2.00 103.46 0 3447 1486 19 19

20 73 - CANBAZ MER ŞABAN 7/A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 21 68 1.33 99.01 0 3471 1500 20 20

21 7 - * S* İALN A 7/0 3 17 -2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12 38 3.33 87.16 0 3516 1524 21 1

22 105 - KARAKAŞ ENES 7/A 1 14 -3.67 4 4 2.67 3 4 1.67 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 28 4.34 84.69 0 3530 1528 22 21

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 2.65 2.30 2.68 0.82 1.56 2.12 12.14 141.44

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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