
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
BALIKESİR KARESİ ŞEHİT YÜZBAŞI İLKER ACAR ORTA 6. SINIF |KURUMSAL-1 24720 3347 1509 14

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 205 - AK FATİH 6/A 14 1 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 5 8.33 7 1 6.67 57 11 53.34 363.05 0 989 399 1 1

2 210 - ZEYNEP NELLA ÖZKINE 6/A 13 1 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 7 3.67 12 3 11.00 56 16 50.67 350.54 0 1145 476 2 2

3 207 - KOCAK Ş İREM 6/A 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 8 4.33 11 4 9.67 52 23 44.34 317.61 0 1556 666 3 3

4 201 - ECRİN AKUÇ 6/A 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 6 3.00 9 6 7.00 41 30 31.00 263.62 0 2171 944 4 4

5 88 - UMUT ALPARSLAN 6/A 7 5 5.33 6 2 5.33 4 5 2.33 3 5 1.33 5 7 2.67 11 4 9.67 36 28 26.66 252.92 0 2271 994 5 5

6 200 - EMİRHAN SARI 6/A 12 2 11.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 6 8 3.33 34 24 25.99 232.68 0 2447 1076 6 6

7 202 - EDAKOCAKUŞ 6/A 12 3 11.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 3 -1.00 8 7 5.67 32 31 22.67 232.68 0 2447 1076 6 6

8 204 - AKBULUT EREN 6/A 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 38 37 25.67 230.04 0 2477 1094 8 8

9 206 - HALİL HASAN ATAK 6/A 11 4 9.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 34 41 21.34 196.46 0 2745 1225 9 9

10 81 - YUNU*ARD ANİYAN 6/A 6 7 3.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 9 3.00 6 9 3.00 35 38 22.34 195.14 0 2754 1231 10 10

11 200 - ARİFE YILMAZ 6/A 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 9 2.00 26 48 10.67 166.17 0 2976 1332 11 11

12 208 - MAÇMAK KAĞAN 6/A 7 7 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 22 52 7.67 132.59 0 3164 1426 12 12

13 50 - ZEYNEP DENİZ 6/A 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 14 -3.67 2 13 -2.33 25 50 14.99 127.33 0 3180 1434 13 13

14 209 - NURSİMA ÇAĞIRGAN 6/A 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 7 -1.33 0 0 0.00 12 41 1.00 91.11 0 3300 1489 14 14

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 7.86 4.29 2.79 3.95 2.05 4.67 25.60 225.14

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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