
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
BALIKESİR KARESİ ŞEHİT YÜZBAŞI İLKER ACAR ORTA  5. SINIF | KURUMSAL-1 25105 3023 1476 32

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 42 - SAÇAR ESMA 5/B 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 13 2 12.33 59 16 53.68 357.12 0 635 335 1 1

2 32 - KARKIN ECRİN 5/A 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 6 6.00 8 3 7.00 55 15 50.00 345.27 0 723 381 2 1

3 18 - ÇİÇEK NİSA 5/A 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 14 1 13.67 50 25 44.00 322.22 0 938 470 3 2

4 71 - KESE YEŞİM 5/A 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 9 4 7.67 10 5 8.33 46 26 37.34 311.52 0 1060 539 4 3

5 74 - AK ZEYNEP 5/A 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 10 1.67 9 1 8.67 50 20 43.33 309.71 0 1077 549 5 4

6 72 - KAS YEZDA 5/A 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 10 1.67 12 3 11.00 51 24 43.01 307.08 0 1107 567 6 5

7 62 - MAÇMAK NESRİN 5/A 12 3 11.00 10 0 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 4 5 2.33 8 6 6.00 49 18 42.99 287.82 0 1300 657 7 6

8 47 - KARA HATİCE İLKEM 5/B 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 7 8 4.33 7 8 4.33 43 32 32.33 248.48 0 1708 847 8 2

9 30 - BAŞKURT ECRİN 5/A 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 5 6 3.00 0 0 0.00 42 13 37.66 245.68 0 1735 858 9 7

10 69 - ÇAKAR UMUT 5/B 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 12 -3.00 10 5 8.33 46 27 39.99 242.55 0 1760 874 10 3

11 70 - ÖZKELEK YAĞIZ 5/A 8 6 6.00 3 7 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 8 2.33 8 7 5.67 37 35 25.34 227.41 0 1920 942 11 8

12 25 - GEREN ARDA 5/B 8 6 6.00 6 2 5.33 3 3 2.00 3 2 2.33 5 9 2.00 8 6 6.00 33 28 23.66 224.94 0 1942 955 12 4

13 52 - DURMAZMED İ E 5/A 7 5 5.33 4 4 2.67 6 1 5.67 6 1 5.67 3 7 0.67 7 4 5.67 33 22 25.68 212.92 0 2065 1014 13 9

14 45 - ÇAKARGÜVEN 5/A 10 5 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 11 -1.67 7 8 4.33 33 40 21.32 199.75 0 2195 1078 14 10

15 39 - KARANFİL EMİRHAN 5/B 9 6 7.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 5 9 2.00 29 45 14.67 197.78 0 2215 1088 15 5

16 75 - ŞEN ZEYNEP 5/A 10 5 8.33 7 3 6.00 5 4 3.67 7 3 6.00 2 6 0.00 1 2 0.33 32 23 24.33 191.69 0 2263 1106 16 11

17 43 - EYLÜL İREM GÜRÖZ 5/A 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 27 48 12.34 191.19 0 2266 1108 17 12

18 48 - KARİP HATİCE 5/A 4 11 0.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 12 1 11.67 24 49 14.00 181.97 0 2353 1147 18 13

19 68 - YILMAZ TUĞBA 5/B 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 3 1.00 1 0 1.00 24 27 15.00 180.00 0 2369 1153 19 6

20 26 - KİPER AYBÜKE 5/B 7 8 4.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 5 10 1.67 5 10 1.67 29 45 14.01 169.96 0 2476 1211 20 7

21 22 - ALİ EREN ŞEN 5/AI 5 9 2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 4 10 0.67 7 8 4.33 28 44 13.33 164.69 0 2517 1229 21 1

22 49 - MAÇMAK ZÜMRA 5/B 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 28 25 21.00 156.96 0 2570 1248 22 8

23 58 - S* Ö E H NEM 5/B 6 8 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 11 0.33 4 11 0.33 32 42 17.99 152.35 0 2607 1264 23 9

24 20 - MUTLU ELİFNAZ 5/A 3 11 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 10 1.67 5 10 1.67 30 44 16.00 139.84 0 2702 1314 24 14

25 21 - ŞABAN ANIL OK 5/A 4 11 0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 2 7.33 5 10 1.67 5 10 1.67 27 48 11.67 139.84 0 2702 1314 24 14

26 35 - ASLAN CEMAL EGE 5/A 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 14 -3.67 6 9 3.00 31 44 20.00 139.18 0 2704 1316 26 16

27 34 - GÖKDEMİR EDANUR 5/B 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 1 10 -2.33 1 5 -0.67 28 34 19.66 133.25 0 2740 1332 27 10

28 20 - MİR VA*MATANIAN 5/B 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 22 53 7.33 121.40 0 2814 1370 28 11

29 14 - KAYATAŞ AHMET EMİR 5/B 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 24 51 9.00 116.79 0 2835 1379 29 12

30 51 - KESE İLKAY 5/B 5 10 1.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 10 1.67 2 11 -1.67 18 53 4.34 111.19 0 2863 1393 30 13

31 59 - ÖZCAN MUSTAFA 5/B 7 8 4.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 1 14 -3.67 18 56 6.00 88.31 0 2961 1444 31 14

32 57 - ÇİTGZ ŞAMİ 5/A 3 8 0.33 7 3 6.00 1 8 -1.67 0 8 -2.67 2 5 0.33 1 11 -2.67 14 43 6.66 86.67 0 2965 1447 32 17

TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 5.85 3.88 3.80 4.44 1.72 4.30 23.99 203.30

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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